
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS GÜROYMAK Değirmenköy Ortaokulu 8.SINIF DBS-2 (2019-2020) 45 45 45 3349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,21 8 8 5,50 9 9 6,10 11 6 9,15 9 7 7,08 49 39 36,04 246,250

Okul Ortalaması 8 11 4,37 5 11 1,24 6 12 1,84 9 9 6,53 7 8 3,93 35 51 17,91 162,900

KATILIMLAR

1 265 YELİZ İÇKAL 15 5 13,33 11 9 8,00 14 5 12,33 16 3 15,00 15 5 13,33 71 27 61,99 354,580 1 1 1 1 507

2 0 MERTCİVAN TAŞ 9 11 5,33 9 6 7,00 12 7 9,67 18 2 17,33 6 4 4,67 54 30 44,00 275,540 2 2 2 2 1231

3 0 RÜMEYSA YALVAÇ 13 5 11,33 4 5 2,33 8 6 6,00 16 2 15,33 10 7 7,67 51 25 42,66 256,107 3 3 3 3 1433

4 0 ALEYNA İÇKAL 8A 13 6 11,00 8 10 4,67 7 11 3,33 15 5 13,33 9 7 6,67 52 39 39,00 248,817 1 4 4 4 1519

5 0 HAYRUNNİSA KOZİK 11 8 8,33 3 10 -0,33 9 7 6,67 17 2 16,33 16 4 14,67 56 31 45,67 243,457 4 5 5 5 1580

6 68 GAMZE KARDAŞ 13 6 11,00 7 13 2,67 8 12 4,00 14 4 12,67 10 9 7,00 52 44 37,34 238,450 5 6 6 6 1641

7 163 ÖMER KARDAŞ 8B 11 7 8,67 6 8 3,33 6 8 3,33 17 2 16,33 4 4 2,67 44 29 34,33 224,247 1 7 7 7 1829

8 0 EMİRCAN DURSUN 11 9 8,00 11 8 8,33 6 14 1,33 11 9 8,00 4 10 0,67 43 50 26,33 223,347 6 8 8 8 1840

9 122 MESUT KARDAŞ 8A 10 10 6,67 10 10 6,67 6 14 1,33 13 7 10,67 10 10 6,67 49 51 32,01 223,267 2 9 9 9 1843

10 24 CAN KOZİK 8A 9 11 5,33 10 9 7,00 6 14 1,33 14 6 12,00 9 7 6,67 48 47 32,33 221,120 3 10 10 10 1875

11 266 YEŞİM KARAA 8A 11 9 8,00 5 15 0,00 8 12 4,00 8 12 4,00 12 8 9,33 44 56 25,33 193,360 4 11 11 11 2222

12 4 CİHAT BOZ 8B 8 12 4,00 8 9 5,00 6 10 2,67 6 10 2,67 9 5 7,33 37 46 21,67 192,160 2 12 12 12 2240

13 0 ŞEVVAL KOZİK 10 10 6,67 4 9 1,00 7 9 4,00 12 8 9,33 6 7 3,67 39 43 24,67 190,740 7 13 13 13 2258

14 0 YETER UMDİ 8 12 4,00 2 8 -0,67 9 6 7,00 11 5 9,33 8 8 5,33 38 39 24,99 186,660 8 14 14 14 2308

15 57 ESRA ONAY 8A 9 9 6,00 9 10 5,67 5 12 1,00 4 12 0,00 5 10 1,67 32 53 14,34 179,807 5 15 15 15 2397

16 0 ZEYNEP ÇİÇEKSOYU 9 11 5,33 2 10 -1,33 7 8 4,33 12 6 10,00 8 4 6,67 38 39 25,00 177,607 9 16 16 16 2424

17 0 CEREN KARDŞ 8B 8 12 4,00 3 17 -2,67 10 10 6,67 13 7 10,67 9 9 6,00 43 55 24,67 174,933 3 17 17 17 2457

18 0 MEVLAN DOĞAN 10 10 6,67 8 12 4,00 6 14 1,33 5 15 0,00 6 14 1,33 35 65 13,33 173,027 10 18 18 18 2485

19 228 SENEM KOZİK 8B 10 8 7,33 4 10 0,67 4 12 0,00 11 7 8,67 9 9 6,00 38 46 22,67 172,407 4 19 19 19 2495

20 212 SAFET KARDAŞ 8B 4 12 0,00 6 2 5,33 6 5 4,33 3 5 1,33 2 0 2,00 21 24 12,99 169,033 5 20 20 20 2539

21 0 BAHAR ONAY 3 9 0,00 6 11 2,33 4 8 1,33 8 5 6,33 9 4 7,67 30 37 17,66 152,793 11 21 21 21 2716

22 263 TÜLİN İÇKAL 10 7 7,67 3 8 0,33 3 9 0,00 7 8 4,33 3 6 1,00 26 38 13,33 152,603 12 22 22 22 2718

23 0 HİLAL KARDAŞ 8A 8 10 4,67 4 9 1,00 3 14 -1,67 10 10 6,67 9 7 6,67 34 50 17,34 148,760 6 23 23 23 2780

24 272 YUNUS ATEŞ 8B 8 12 4,00 6 14 1,33 5 15 0,00 10 10 6,67 7 13 2,67 36 64 14,67 148,467 6 24 24 24 2785

25 0 RABİA AKDEMİR 8B 8 10 4,67 3 7 0,67 5 13 0,67 9 11 5,33 5 12 1,00 30 53 12,34 145,053 7 25 25 25 2826

26 0 BERAT KARD* 8A 8 11 4,33 6 14 1,33 6 14 1,33 8 12 4,00 0 3 -1,00 28 54 9,99 144,863 7 26 26 26 2827

27 0 YÜSRA ON* 8 11 4,33 2 12 -2,00 5 14 0,33 9 10 5,67 10 5 8,33 34 52 16,66 139,923 13 27 27 27 2873

28 0 TANER UĞİŞ 9 11 5,33 3 15 -2,00 5 11 1,33 9 11 5,33 7 11 3,33 33 59 13,32 139,267 14 28 28 28 2878

29 0 MERYEM BOZ 9 11 5,33 3 15 -2,00 5 15 0,00 12 6 10,00 5 13 0,67 34 60 14,00 134,307 15 29 29 29 2930

30 269 YEZDA TÜREYEN 8B 5 14 0,33 3 10 -0,33 7 11 3,33 10 9 7,00 5 14 0,33 30 58 10,66 132,877 8 30 30 30 2951

31 271 YUNUS AK 8 7 11 3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 9 10 5,67 9 11 5,33 34 63 13,00 132,047 1 31 31 31 2956

32 6 YEKTA BOZ 8A 7 12 3,00 7 13 2,67 4 15 -1,00 6 12 2,00 24 52 6,67 131,877 8 32 32 32 2961

33 194 ROJDAOONAY 8B 7 10 3,67 4 14 -0,67 5 13 0,67 7 10 3,67 4 13 -0,33 27 60 7,01 124,577 9 33 33 33 3029

34 246 SEVAL AK 8B 5 15 0,00 5 15 0,00 7 13 2,67 7 11 3,33 4 12 0,00 28 66 6,00 121,893 10 34 34 34 3051

35 40 ELA KARDAŞ 7A 9 10 5,67 4 14 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 8 11 4,33 29 67 6,66 113,623 1 35 35 35 3111

36 229 SERDAR YAĞİZ 8B 3 17 -2,67 5 15 0,00 7 13 2,67 7 12 3,00 2 4 0,67 24 61 3,67 108,853 11 36 36 36 3145

37 273 YUSUF BUDAK 8B 7 13 2,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 5 15 0,00 27 73 2,67 108,587 12 37 37 37 3147

38 232 SERH*  KARDAŞ 8B 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 5 15 0,00 2 2 1,33 23 61 2,67 107,680 13 38 38 38 3153

39 0 SEDAT SEBER 6 13 1,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 10 8 7,33 3 0 3,00 24 46 8,67 107,557 16 39 39 39 3154

40 0 RÜMEYSA KARDAŞ 6 12 2,00 4 12 0,00 1 15 -4,00 9 9 6,00 7 11 3,33 27 59 7,33 105,660 17 40 40 40 3164

41 0 MİHRAÇ  KARDAŞ 8A 3 15 -2,00 2 14 -2,67 4 7 1,67 7 8 4,33 8 12 4,00 24 56 5,33 98,027 9 41 41 41 3214

42 0 NURHAYAT UĞİŞ 4 8 1,33 2 9 -1,00 0 8 -2,67 4 5 2,33 1 5 -0,67 11 35 -0,68 87,347 18 42 42 42 3263

43 0 SERAT KURT 8 5 15 0,00 4 16 -1,33 5 14 0,33 3 17 -2,67 3 17 -2,67 20 79 -6,34 81,847 2 43 43 43 3279

44 0 ZİLAN BARUT 8B 2 17 -3,67 3 16 -2,33 5 11 1,33 5 14 0,33 6 10 2,67 21 68 -1,67 79,203 14 44 44 44 3290

45 0 ZEYNEP BARÜT 8A 3 17 -2,67 3 15 -2,00 3 16 -2,33 6 14 1,33 6 14 1,33 21 76 -4,34 64,140 10 45 45 45 3332
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS GÜROYMAK Değirmenköy Ortaokulu 8.SINIF DBS-2 (2019-2020) 45 45 45 3349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,21 8 8 5,50 9 9 6,10 11 6 9,15 9 7 7,08 49 39 36,04 246,250

Okul Ortalaması 8 11 4,37 5 11 1,24 6 12 1,84 9 9 6,53 7 8 3,93 35 51 17,91 162,900

KATILIMLAR
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 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS GÜROYMAK Değirmenköy Ortaokulu 8.SINIF DBS-2 (2019-2020) 45 45 45 3349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,21 8 8 5,50 9 9 6,10 11 6 9,15 9 7 7,08 49 39 36,04 246,250

Okul Ortalaması 8 11 4,37 5 11 1,24 6 12 1,84 9 9 6,53 7 8 3,93 35 51 17,91 162,900

SINIF: 

KATILIMLAR

1 265 YELİZ İÇKAL 15 5 13,33 11 9 8,00 14 5 12,33 16 3 15,00 15 5 13,33 71 27 61,99 354,580 1 1 1 1 507

2 0 MERTCİVAN TAŞ 9 11 5,33 9 6 7,00 12 7 9,67 18 2 17,33 6 4 4,67 54 30 44,00 275,540 2 2 2 2 1231

3 0 RÜMEYSA YALVAÇ 13 5 11,33 4 5 2,33 8 6 6,00 16 2 15,33 10 7 7,67 51 25 42,66 256,107 3 3 3 3 1433

4 0 HAYRUNNİSA KOZİK 11 8 8,33 3 10 -0,33 9 7 6,67 17 2 16,33 16 4 14,67 56 31 45,67 243,457 4 5 5 5 1580

5 68 GAMZE KARDAŞ 13 6 11,00 7 13 2,67 8 12 4,00 14 4 12,67 10 9 7,00 52 44 37,34 238,450 5 6 6 6 1641

6 0 EMİRCAN DURSUN 11 9 8,00 11 8 8,33 6 14 1,33 11 9 8,00 4 10 0,67 43 50 26,33 223,347 6 8 8 8 1840

7 0 ŞEVVAL KOZİK 10 10 6,67 4 9 1,00 7 9 4,00 12 8 9,33 6 7 3,67 39 43 24,67 190,740 7 13 13 13 2258

8 0 YETER UMDİ 8 12 4,00 2 8 -0,67 9 6 7,00 11 5 9,33 8 8 5,33 38 39 24,99 186,660 8 14 14 14 2308

9 0 ZEYNEP ÇİÇEKSOYU 9 11 5,33 2 10 -1,33 7 8 4,33 12 6 10,00 8 4 6,67 38 39 25,00 177,607 9 16 16 16 2424

10 0 MEVLAN DOĞAN 10 10 6,67 8 12 4,00 6 14 1,33 5 15 0,00 6 14 1,33 35 65 13,33 173,027 10 18 18 18 2485

11 0 BAHAR ONAY 3 9 0,00 6 11 2,33 4 8 1,33 8 5 6,33 9 4 7,67 30 37 17,66 152,793 11 21 21 21 2716

12 263 TÜLİN İÇKAL 10 7 7,67 3 8 0,33 3 9 0,00 7 8 4,33 3 6 1,00 26 38 13,33 152,603 12 22 22 22 2718

13 0 YÜSRA ON* 8 11 4,33 2 12 -2,00 5 14 0,33 9 10 5,67 10 5 8,33 34 52 16,66 139,923 13 27 27 27 2873

14 0 TANER UĞİŞ 9 11 5,33 3 15 -2,00 5 11 1,33 9 11 5,33 7 11 3,33 33 59 13,32 139,267 14 28 28 28 2878

15 0 MERYEM BOZ 9 11 5,33 3 15 -2,00 5 15 0,00 12 6 10,00 5 13 0,67 34 60 14,00 134,307 15 29 29 29 2930

16 0 SEDAT SEBER 6 13 1,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 10 8 7,33 3 0 3,00 24 46 8,67 107,557 16 39 39 39 3154

17 0 RÜMEYSA KARDAŞ 6 12 2,00 4 12 0,00 1 15 -4,00 9 9 6,00 7 11 3,33 27 59 7,33 105,660 17 40 40 40 3164

18 0 NURHAYAT UĞİŞ 4 8 1,33 2 9 -1,00 0 8 -2,67 4 5 2,33 1 5 -0,67 11 35 -0,68 87,347 18 42 42 42 3263
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7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS GÜROYMAK Değirmenköy Ortaokulu 8.SINIF DBS-2 (2019-2020) 45 45 45 3349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,21 8 8 5,50 9 9 6,10 11 6 9,15 9 7 7,08 49 39 36,04 246,250

Okul Ortalaması 8 11 4,37 5 11 1,24 6 12 1,84 9 9 6,53 7 8 3,93 35 51 17,91 162,900

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 40 ELA KARDAŞ 7A 9 10 5,67 4 14 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 8 11 4,33 29 67 6,66 113,623 1 35 35 35 3111
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8 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS GÜROYMAK Değirmenköy Ortaokulu 8.SINIF DBS-2 (2019-2020) 45 45 45 3349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,21 8 8 5,50 9 9 6,10 11 6 9,15 9 7 7,08 49 39 36,04 246,250

Okul Ortalaması 8 11 4,37 5 11 1,24 6 12 1,84 9 9 6,53 7 8 3,93 35 51 17,91 162,900

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 271 YUNUS AK 8 7 11 3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 9 10 5,67 9 11 5,33 34 63 13,00 132,047 1 31 31 31 2956

2 0 SERAT KURT 8 5 15 0,00 4 16 -1,33 5 14 0,33 3 17 -2,67 3 17 -2,67 20 79 -6,34 81,847 2 43 43 43 3279

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS GÜROYMAK Değirmenköy Ortaokulu 8.SINIF DBS-2 (2019-2020) 45 45 45 3349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,21 8 8 5,50 9 9 6,10 11 6 9,15 9 7 7,08 49 39 36,04 246,250

Okul Ortalaması 8 11 4,37 5 11 1,24 6 12 1,84 9 9 6,53 7 8 3,93 35 51 17,91 162,900

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 0 ALEYNA İÇKAL 8A 13 6 11,00 8 10 4,67 7 11 3,33 15 5 13,33 9 7 6,67 52 39 39,00 248,817 1 4 4 4 1519

2 122 MESUT KARDAŞ 8A 10 10 6,67 10 10 6,67 6 14 1,33 13 7 10,67 10 10 6,67 49 51 32,01 223,267 2 9 9 9 1843

3 24 CAN KOZİK 8A 9 11 5,33 10 9 7,00 6 14 1,33 14 6 12,00 9 7 6,67 48 47 32,33 221,120 3 10 10 10 1875

4 266 YEŞİM KARAA 8A 11 9 8,00 5 15 0,00 8 12 4,00 8 12 4,00 12 8 9,33 44 56 25,33 193,360 4 11 11 11 2222

5 57 ESRA ONAY 8A 9 9 6,00 9 10 5,67 5 12 1,00 4 12 0,00 5 10 1,67 32 53 14,34 179,807 5 15 15 15 2397

6 0 HİLAL KARDAŞ 8A 8 10 4,67 4 9 1,00 3 14 -1,67 10 10 6,67 9 7 6,67 34 50 17,34 148,760 6 23 23 23 2780

7 0 BERAT KARD* 8A 8 11 4,33 6 14 1,33 6 14 1,33 8 12 4,00 0 3 -1,00 28 54 9,99 144,863 7 26 26 26 2827

8 6 YEKTA BOZ 8A 7 12 3,00 7 13 2,67 4 15 -1,00 6 12 2,00 24 52 6,67 131,877 8 32 32 32 2961

9 0 MİHRAÇ  KARDAŞ 8A 3 15 -2,00 2 14 -2,67 4 7 1,67 7 8 4,33 8 12 4,00 24 56 5,33 98,027 9 41 41 41 3214

10 0 ZEYNEP BARÜT 8A 3 17 -2,67 3 15 -2,00 3 16 -2,33 6 14 1,33 6 14 1,33 21 76 -4,34 64,140 10 45 45 45 3332

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS GÜROYMAK Değirmenköy Ortaokulu 8.SINIF DBS-2 (2019-2020) 45 45 45 3349

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,21 8 8 5,50 9 9 6,10 11 6 9,15 9 7 7,08 49 39 36,04 246,250

Okul Ortalaması 8 11 4,37 5 11 1,24 6 12 1,84 9 9 6,53 7 8 3,93 35 51 17,91 162,900

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 163 ÖMER KARDAŞ 8B 11 7 8,67 6 8 3,33 6 8 3,33 17 2 16,33 4 4 2,67 44 29 34,33 224,247 1 7 7 7 1829

2 4 CİHAT BOZ 8B 8 12 4,00 8 9 5,00 6 10 2,67 6 10 2,67 9 5 7,33 37 46 21,67 192,160 2 12 12 12 2240

3 0 CEREN KARDŞ 8B 8 12 4,00 3 17 -2,67 10 10 6,67 13 7 10,67 9 9 6,00 43 55 24,67 174,933 3 17 17 17 2457

4 228 SENEM KOZİK 8B 10 8 7,33 4 10 0,67 4 12 0,00 11 7 8,67 9 9 6,00 38 46 22,67 172,407 4 19 19 19 2495

5 212 SAFET KARDAŞ 8B 4 12 0,00 6 2 5,33 6 5 4,33 3 5 1,33 2 0 2,00 21 24 12,99 169,033 5 20 20 20 2539

6 272 YUNUS ATEŞ 8B 8 12 4,00 6 14 1,33 5 15 0,00 10 10 6,67 7 13 2,67 36 64 14,67 148,467 6 24 24 24 2785

7 0 RABİA AKDEMİR 8B 8 10 4,67 3 7 0,67 5 13 0,67 9 11 5,33 5 12 1,00 30 53 12,34 145,053 7 25 25 25 2826

8 269 YEZDA TÜREYEN 8B 5 14 0,33 3 10 -0,33 7 11 3,33 10 9 7,00 5 14 0,33 30 58 10,66 132,877 8 30 30 30 2951

9 194 ROJDAOONAY 8B 7 10 3,67 4 14 -0,67 5 13 0,67 7 10 3,67 4 13 -0,33 27 60 7,01 124,577 9 33 33 33 3029

10 246 SEVAL AK 8B 5 15 0,00 5 15 0,00 7 13 2,67 7 11 3,33 4 12 0,00 28 66 6,00 121,893 10 34 34 34 3051

11 229 SERDAR YAĞİZ 8B 3 17 -2,67 5 15 0,00 7 13 2,67 7 12 3,00 2 4 0,67 24 61 3,67 108,853 11 36 36 36 3145

12 273 YUSUF BUDAK 8B 7 13 2,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 5 15 0,00 27 73 2,67 108,587 12 37 37 37 3147

13 232 SERH*  KARDAŞ 8B 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 5 15 0,00 2 2 1,33 23 61 2,67 107,680 13 38 38 38 3153

14 0 ZİLAN BARUT 8B 2 17 -3,67 3 16 -2,33 5 11 1,33 5 14 0,33 6 10 2,67 21 68 -1,67 79,203 14 44 44 44 3290

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR ONAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,793 246,250 11 21 21 21 2716

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 9 0,00 0 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 6 11 2,33 12 1,37 1,24 5,50

Fen 20 4 8 1,33 7 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 8 5 6,33 32 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 9 4 7,67 38 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 30 37 17,67 18 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE bBaCdcB a  c acc    

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK a CbbccbdaB AdACcd A

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ  d  D BB  c bdddA dd

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERb A A C  bD dcBC bDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL B A C b bBAAACb b B 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 3 9 15

Türkçe 20 3 9 15

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 1 2 20
Sözcükte Anlam 4 0 2 0
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

MATEMATİK 20 6 11 30

Matematik 20 6 11 30

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 1 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 1 1 50
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 1 0 100
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 8 20

Fen 20 4 8 20

Saf Maddeler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 0 0
Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 0 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 0 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 8 5 40

Sosyal Bilgiler 20 8 5 40

10 4 1 40
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 2 25
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 1 50

YABANCI DİL 20 9 4 45

İngilizce 20 9 4 45

Zaman İçinde Bilim 3 1 0 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 0 0 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 6 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN DURSUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,347 246,250 6 8 8 8 1840

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 11 8 8,33 42 1,37 1,24 5,50

Fen 20 6 14 1,33 7 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 11 9 8,00 40 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 4 10 0,67 3 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 43 50 26,33 26 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE ADdCDcDBaACaabdDdaBB

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK BDACdCcdCb BCaDccDCa

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ dbDBddADbdadbBcadBbd

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERAbBdAabDADBaCAacDCad
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL aBAbcdBDabcbdc      

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60

MATEMATİK 20 11 8 55

Matematik 20 11 8 55

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 2 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 2 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çember ve Daire 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 1 0 100
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 2 0 100
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0

SOSYAL BİLGİLER 20 11 9 55

Sosyal Bilgiler 20 11 9 55

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 3 1 75

10 5 5 50

YABANCI DİL 20 4 10 20

İngilizce 20 4 10 20

10 4 6 40
Zaman İçinde Bilim 3 0 3 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 0 1 0
Yaşayan Demokrasi 1 0 0 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 0 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE KARDAŞ 68

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,450 246,250 5 6 6 6 1641

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,37 1,24 5,50

Fen 20 8 12 4,00 20 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 14 4 12,67 63 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 10 9 7,00 35 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 52 44 37,33 37 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE  aaCbDBaBBAbbCDBDBCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK adCabccDddBcACddcdCA

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ DcaBDdBBccdAaBdaAbad

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCACd CBcADBC BdDbDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL BBABCcaaCcAccCDdaCd 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Yaz ım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 4 1 80
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 1 50
Yüzdeler 2 1 1 50
Çember ve Daire 2 1 1 50
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 14 4 70

Sosyal Bilgiler 20 14 4 70

10 7 2 70
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 1 0 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 10 9 50

İngilizce 20 10 9 50

Zaman İçinde Bilim 3 2 0 67
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 4 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA KOZİK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,457 246,250 4 5 5 5 1580

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 1,37 1,24 5,50

Fen 20 9 7 6,67 33 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 17 2 16,33 82 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 16 4 14,67 73 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 56 31 45,67 46 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE AcbCDaDBCAdabb DdDBB

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK d Aa ddda  cC ac cC 

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ d aBda DCCD DBacBBb 

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERADBCbBCDADBDCA ADCBd
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL CBAAbCBDDCBCBBABCcaa

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 0 0
Parçada Anlam 5 4 1 80

MATEMATİK 20 3 10 15

Matematik 20 3 10 15

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 1 1 50
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 0 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 0 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 7 45

Fen 20 9 7 45

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 0 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 17 2 85

Sosyal Bilgiler 20 17 2 85

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 4 0 100

10 8 1 80

YABANCI DİL 20 16 4 80

İngilizce 20 16 4 80

10 9 1 90
Zaman İçinde Bilim 3 3 0 100
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCİVAN TAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,540 246,250 2 2 2 2 1231

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 9 6 7,00 35 1,37 1,24 5,50

Fen 20 12 7 9,67 48 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 18 2 17,33 87 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 6 4 4,67 23 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 54 30 44,00 44 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE CaabdDacBBADdCDdDcab

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK   C bcc CbB ACdCBdCA

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ DBbB aaBbdcADBdCADCC

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCACdDCBBADBCABCDbDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL dc BC   CaAA    a B 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 9 6 45

Matematik 20 9 6 45

Çokgenler 1 0 0 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 1 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 0 0
Yüzdeler 2 2 0 100
Çember ve Daire 2 1 1 50
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 1 0 100
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 2 0 100
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 2 0 100
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER 20 18 2 90

Sosyal Bilgiler 20 18 2 90

10 9 1 90
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 2 0 100
Türk Tarihinde Yolculuk 4 3 1 75

YABANCI DİL 20 6 4 30

İngilizce 20 6 4 30

Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 0 50
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 0 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 3 2 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BOZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
134,307 246,250 15 29 29 29 2930

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 1,37 1,24 5,50

Fen 20 5 15 0,00 0 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 12 6 10,00 50 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 5 13 0,67 3 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 34 60 14,00 14 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE adabdDdcBBAcCCDdbaCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK aBCdbcccdddaA bbd db

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ cacdcacBbAdbDBBabaab

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDaAbbDC BADBCdaC dDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL da dCcCBaaddbaDBbbd 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 15 15

Matematik 20 3 15 15

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Yüzdeler 2 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 2 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 12 6 60

Sosyal Bilgiler 20 12 6 60

10 6 3 60
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 1 50

YABANCI DİL 20 5 13 25

İngilizce 20 5 13 25

Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 0 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 1 0 100
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 2 8 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLAN DOĞAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,027 246,250 10 18 18 18 2485

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,37 1,24 5,50

Fen 20 6 14 1,33 7 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 5 15 0,00 0 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 6 14 1,33 7 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 35 65 13,33 13 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE CaaadDdDcBADadDcDBCd

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK adCdbcAaCacaAdddBBCA

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ baDacBaBbAcccBdCbadb

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDbAbdbdcdcbcbbaCbdDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL BdbaCbacCdAAdCbaabaa

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 1 1 50
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Yüzdeler 2 1 1 50
Çember ve Daire 2 1 1 50
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 1 0 100
Veri Analizi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 5 15 25

Sosyal Bilgiler 20 5 15 25

10 3 7 30
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 0 4 0
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 6 14 30

İngilizce 20 6 14 30

Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURHAYAT UĞİŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
87,347 246,250 18 42 42 42 3263

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 8 1,33 7 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 1,37 1,24 5,50

Fen 20 0 8 -2,67 -13 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 4 5 2,33 12 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 1 5 -0,67 -3 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 11 35 -0,67 -1 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE da C  dca  Dbb   cCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK a C ac    d Aadbcd  

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ   aaa  cb   a da    

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDbACdb    D  ba     
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL caccC   a           

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 8 20

Türkçe 20 4 8 20

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 0 0
Parçada Anlam 5 0 3 0
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Deyimler 1 0 0 0
ikilemeler 1 0 0 0
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 2 9 10

Matematik 20 2 9 10

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 0 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 0 0
Yüzdeler 2 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 0 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 0 8 0

Fen 20 0 8 0

Saf Maddeler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 0 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 1 0 0 0
Gök Cisimleri 2 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 0 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER 20 4 5 20

Sosyal Bilgiler 20 4 5 20

10 3 3 30
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 0 25
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 0 0 0

YABANCI DİL 20 1 5 5

İngilizce 20 1 5 5

Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 0 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KARDAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
105,660 246,250 17 40 40 40 3164

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 4 12 0,00 0 1,37 1,24 5,50

Fen 20 1 15 -4,00 -20 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 9 9 6,00 30 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 7 11 3,33 17 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 27 59 7,33 7 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE Cad dadc aADaabaDBaA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK adCbadcD a aAadbBa  

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ babc aadc dbDddbb b 

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDdAbbDCdBbDBd dCcb B
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL daABbDdBaBA dbDdadd 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 0 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 0 4 0
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 12 20

Matematik 20 4 12 20

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 1 50
Yüzdeler 2 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 1 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 0 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 1 0 100
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 1 15 5

Fen 20 1 15 5

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 1 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER 20 9 9 45

Sosyal Bilgiler 20 9 9 45

10 6 4 60
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 2 25

YABANCI DİL 20 7 11 35

İngilizce 20 7 11 35

Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 1 0 100
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 3 6 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA YALVAÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,107 246,250 3 3 3 3 1433

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,37 1,24 5,50

Fen 20 8 6 6,00 30 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 16 2 15,33 77 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 10 7 7,67 38 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 51 25 42,67 43 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE baadbD DBBA CCDBDBCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK   d      adDAa C dC 

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ adDa dBBbb A  BC DC 

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCACdDCB ADcC BCDADB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL   ABC baaaAbAaDBDdBC

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 4 0 80
Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

Çokgenler 1 0 0 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 0 0
Daire Grafiği 1 0 0 0
Tablo ve Grafikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 0 50
Yüzdeler 2 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 1 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 0 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 0 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 8 6 40

Fen 20 8 6 40

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 0 0
Gök Cisimleri 2 1 0 50
Hücre 1 0 0 0
Mayoz 2 2 0 100
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 0 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER 20 16 2 80

Sosyal Bilgiler 20 16 2 80

10 8 1 80
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 3 1 75
Ülkemizde Nüfus 2 1 0 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 4 0 100

YABANCI DİL 20 10 7 50

İngilizce 20 10 7 50

Zaman İçinde Bilim 3 1 0 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 6 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT SEBER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
107,557 246,250 16 39 39 39 3154

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 1,37 1,24 5,50

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 10 8 7,33 37 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 3 0 3,00 15 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 24 46 8,67 9 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE AcCCaaDdC*Caba adcaa

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK dccac cd     baB    

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ BbbBBbbbbbaaaaDdddcc

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERADBdcBdDd B bACbDadB
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL C A                C

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 0 0
Parçada Anlam 5 0 5 0

MATEMATİK 20 1 9 5

Matematik 20 1 9 5

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Yüzdeler 2 0 1 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çember ve Daire 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 0 0
Doğrular ve Açılar 2 0 1 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay Araştırmaları 1 1 0 100
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0

SOSYAL BİLGİLER 20 10 8 50

Sosyal Bilgiler 20 10 8 50

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 3 1 75
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 2 25

10 5 4 50

YABANCI DİL 20 3 0 15

İngilizce 20 3 0 15

10 2 0 20
Zaman İçinde Bilim 3 0 0 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 0 0 0
Yaşayan Demokrasi 1 0 0 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 0 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOZİK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,740 246,250 7 13 13 13 2258

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 4 9 1,00 5 1,37 1,24 5,50

Fen 20 7 9 4,00 20 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 12 8 9,33 47 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 6 7 3,67 18 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 39 43 24,67 25 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE aaaCbDBDaabcdbDBDBCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK D   Dcccd BbAadbc   

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ cdaBb aBd cADB aA Cd

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERcbACdDCBdADBCcaCadDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL daABC   CaAdc cB   b

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 9 20

Matematik 20 4 9 20

Çokgenler 1 1 0 100
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 0 0
Doğrular ve Açılar 2 0 1 0
Daire Grafiği 1 1 0 100
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 0 0 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 2 0 100
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 1 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 0 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 12 8 60

Sosyal Bilgiler 20 12 8 60

10 6 4 60
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 6 7 30

İngilizce 20 6 7 30

Zaman İçinde Bilim 3 0 3 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 0 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 2 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TANER UĞİŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
139,267 246,250 14 28 28 28 2878

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 1,37 1,24 5,50

Fen 20 5 11 1,33 7 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 9 11 5,33 27 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 7 11 3,33 17 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 33 59 13,33 13 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE aabCcDBDdcdcCaDBDdbA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK DBdbacbaabc Aa bcdad

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ cdacDBca  cAbd  AbCd

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERcbACbbCcdADBdcaCadDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL dBABCaCdCaAdcaac d b

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 15 15

Matematik 20 3 15 15

Çokgenler 1 1 0 100
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 1 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 0 2 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 0 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 0 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 0 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 9 11 45

Sosyal Bilgiler 20 9 11 45

10 4 6 40
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 3 1 75
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 7 11 35

İngilizce 20 7 11 35

Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 1 7 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLİN İÇKAL 263

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,603 246,250 12 22 22 22 2718

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 3 8 0,33 2 1,37 1,24 5,50

Fen 20 3 9 0,00 0 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 7 8 4,33 22 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 3 6 1,00 5 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 26 38 13,33 13 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE CBCb DaDBdADdb B Bab

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK   da acaC B Aad c   

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ b bB aaBbcc ca  A   

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERaCAadD a bcBC a  dDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL    Bdb    Acd b   Bb

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 0 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 0 0
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 8 15

Matematik 20 3 8 15

Çokgenler 1 0 0 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 0 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 1 0
Yüzdeler 2 1 1 50
Çember ve Daire 2 0 0 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 3 9 15

Fen 20 3 9 15

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 0 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 0 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER 20 7 8 35

Sosyal Bilgiler 20 7 8 35

10 4 4 40
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 1 25

YABANCI DİL 20 3 6 15

İngilizce 20 3 6 15

Zaman İçinde Bilim 3 0 1 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 0 1 0
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 0 0

10 2 3 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ İÇKAL 265

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,580 246,250 1 1 1 1 507

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 11 9 8,00 40 1,37 1,24 5,50

Fen 20 14 5 12,33 62 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 16 3 15,00 75 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 15 5 13,33 67 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 71 27 62,00 62 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE AcCCDBDBCACBdbADaDBd

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK BDACACcdCAaBCCbccbda

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ cADBdCADCCDcbBDBBBb 

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERADBCcBCDADBDbACA CBc
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL aaAAACBDDdBCBBABCbaC

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 1 0 100
Parçada Anlam 5 3 2 60

MATEMATİK 20 11 9 55

Matematik 20 11 9 55

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 1 50
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 1 1 50
Rasyonel Sayı Problemleri 1 1 0 100
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çember ve Daire 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 1 1 50
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 2 0 100
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 2 0 100
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 16 3 80

Sosyal Bilgiler 20 16 3 80

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 4 0 100

10 7 2 70

YABANCI DİL 20 15 5 75

İngilizce 20 15 5 75

10 7 3 70
Zaman İçinde Bilim 3 3 0 100
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YETER UMDİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
186,660 246,250 8 14 14 14 2308

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 1,37 1,24 5,50

Fen 20 9 6 7,00 35 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 11 5 9,33 47 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 8 8 5,33 27 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 38 39 25,00 25 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE bcdCDBcdCAbabCbbdDaB

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK d AbddBd  a d     d 

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ  bDB  ADCCadDBc aBd 

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERA BCAaCcbD DCAa  CBc
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL CBA daBDD  bdaAaC aa

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 2 3 40

MATEMATİK 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 0 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 0 2 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 1 0 100
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çember ve Daire 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 0 0
Daire Grafiği 1 0 0 0
Tablo ve Grafikler 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 9 6 45

Fen 20 9 6 45

Uzay Araştırmaları 1 0 0 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 0 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 2 0 100
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 11 5 55

Sosyal Bilgiler 20 11 5 55

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 3 0 75
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

10 5 2 50

YABANCI DİL 20 8 8 40

İngilizce 20 8 8 40

10 6 2 60
Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 0 2 0
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 0 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YÜSRA ON* 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
139,923 246,250 13 27 27 27 2873

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 1,37 1,24 5,50

Fen 20 5 14 0,33 2 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 9 10 5,67 28 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 10 5 8,33 42 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 34 52 16,67 17 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE dada accBBdcCCaBaBCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK addd cc dadaAd d B  

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ cdbdDaaBd cAaBddAbbd

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCbdcDCBccDBd daacDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL BBABC daC AcAbDB b  

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 0 0
Parçada Anlam 5 2 3 40
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 2 12 10

Matematik 20 2 12 10

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 0 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 1 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 0 1 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 0 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 0 0
Veri Analizi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 9 10 45

Sosyal Bilgiler 20 9 10 45

10 6 4 60
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 3 25

YABANCI DİL 20 10 5 50

İngilizce 20 10 5 50

Zaman İçinde Bilim 3 2 0 67
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 4 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇİÇEKSOYU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,607 246,250 9 16 16 16 2424

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 18 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,98 4,37 8,21

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 1,37 1,24 5,50

Fen 20 7 8 4,33 22 2,87 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 12 6 10,00 50 8,92 6,53 9,15

İngilizce 20 8 4 6,67 33 5,09 3,93 7,08

Toplam: 100 38 39 25,00 25 24,24 17,82 34,72

TÜRKÇE daaCbDBDaacDCCccDaCb

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK acd bd  d BaA da   c

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ  Bba  aBd dADBBa Dad

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERabACdDCBdADBCbBd  DB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL   ABC b CBA caDB  c 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 2 10 10

Matematik 20 2 10 10

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 0 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 1 0
Yüzdeler 2 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 1 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 0 0
Veri Analizi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35

Saf Maddeler 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 2 0 100
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 0 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 12 6 60

Sosyal Bilgiler 20 12 6 60

10 6 4 60
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 1 25

YABANCI DİL 20 8 4 40

İngilizce 20 8 4 40

Zaman İçinde Bilim 3 0 0 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 4 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KARDAŞ 40 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,623 246,250 1 35 35 35 3111

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 1 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 5,67 4,37 8,21

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 -0,67 1,24 5,50

Fen 20 2 18 -4,00 -20 -4,00 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 6 14 1,33 7 1,33 6,53 9,15

İngilizce 20 8 11 4,33 22 4,33 3,93 7,08

Toplam: 100 29 67 6,67 7 6,67 17,82 34,72

TÜRKÇE AabCDBD CbdadabDBaBa

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK Bada dd adDBCbaccbba

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ cbaddbAbddccacbBdabc

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERbDBdbadcADBbddabcCcc
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL CBAbdCdaDCcaddbBCca 

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60

MATEMATİK 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 0 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 2 0
Çokgenler 1 1 0 100
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0

SOSYAL BİLGİLER 20 6 14 30

Sosyal Bilgiler 20 6 14 30

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

10 2 8 20

YABANCI DİL 20 8 11 40

İngilizce 20 8 11 40

10 6 4 60
Zaman İçinde Bilim 3 0 3 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERAT KURT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
81,847 246,250 2 43 43 43 3279

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 2 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 1,66 4,37 8,21

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,66 1,24 5,50

Fen 20 5 14 0,33 2 -0,50 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 3 17 -2,67 -13 1,50 6,53 9,15

İngilizce 20 3 17 -2,67 -13 1,33 3,93 7,08

Toplam: 100 20 79 -6,33 -6 3,34 17,82 34,72

TÜRKÇE dBCaADcaaBdcdacdcdab

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK acCdbcdadCdabdAaccbA

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ cdDabBBdcAdcbd Cbabb

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERcbbababacdadadaCcdDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL aBcadcdBdacdAdcaabcb

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 1 0 100
Parçada Anlam 5 2 3 40
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 2 0 100
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 1 0 100
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 1 0 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 3 17 15

Sosyal Bilgiler 20 3 17 15

10 1 9 10
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 0 4 0
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 3 17 15

İngilizce 20 3 17 15

Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 0 2 0
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 1 0 100
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 1 9 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS AK 271 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
132,047 246,250 1 31 31 31 2956

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 2 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 1,66 4,37 8,21

Matematik 20 5 15 0,00 0 -0,66 1,24 5,50

Fen 20 4 16 -1,33 -7 -0,50 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 9 10 5,67 28 1,50 6,53 9,15

İngilizce 20 9 11 5,33 27 1,33 3,93 7,08

Toplam: 100 34 63 13,00 13 3,34 17,82 34,72

TÜRKÇE ccdCaBDda d CabaBDBa

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK dbAddacabAaBCdbdcDda

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ dccBdaAbCdbaaacBacbb

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERADad dCccDBDdbabDCBa
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL CBAdbCaDDbaCaBbadDca

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Söz Sanatları 1 0 0 0
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 1 50
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 0 2 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çember ve Daire 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0

SOSYAL BİLGİLER 20 9 10 45

Sosyal Bilgiler 20 9 10 45

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

10 5 5 50

YABANCI DİL 20 9 11 45

İngilizce 20 9 11 45

10 6 4 60
Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA İÇKAL 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,817 246,250 1 4 4 4 1519

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 8 10 4,67 23 2,43 1,24 5,50

Fen 20 7 11 3,33 17 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 15 5 13,33 67 5,83 6,53 9,15

İngilizce 20 9 7 6,67 33 4,67 3,93 7,08

Toplam: 100 52 39 39,00 39 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE daCa DdDBBADCCDBDaCb

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK aBCaadc CaBcACbCcd A

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ adDBb aBbb bDdddAbCC

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCACADCBdADBCbBdcdDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL ca BC b aBAAdCaBaCB 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 0 0
Parçada Anlam 5 4 1 80
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 8 10 40

Matematik 20 8 10 40

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 1 0
Yüzdeler 2 2 0 100
Çember ve Daire 2 1 1 50
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 0 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER 20 15 5 75

Sosyal Bilgiler 20 15 5 75

10 9 1 90
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 3 25

YABANCI DİL 20 9 7 45

İngilizce 20 9 7 45

Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 0 50
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 7 3 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARD* 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
144,863 246,250 7 26 26 26 2827

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,43 1,24 5,50

Fen 20 6 14 1,33 7 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 8 12 4,00 20 5,83 6,53 9,15

İngilizce 20 0 3 -1,00 -5 4,67 3,93 7,08

Toplam: 100 28 54 10,00 10 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE dadacDBDacAabCDcDaC 

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK aaddaccadaaDACbCccCA

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ aaDBcadBbdabaBcCAbad

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCACbDdccdcBdcadccDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL cad                 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 0 0 0

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 1 50
Yüzdeler 2 1 1 50
Çember ve Daire 2 1 1 50
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 8 12 40

Sosyal Bilgiler 20 8 12 40

10 6 4 60
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 3 25
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 3 25

YABANCI DİL 20 0 3 0

İngilizce 20 0 3 0

Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 0 1 0
Yaşayan Demokrasi 1 0 0 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 0 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 0 0

10 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KOZİK 24 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,120 246,250 3 10 10 10 1875

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 10 9 7,00 35 2,43 1,24 5,50

Fen 20 6 14 1,33 7 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 14 6 12,00 60 5,83 6,53 9,15

İngilizce 20 9 7 6,67 33 4,67 3,93 7,08

Toplam: 100 48 47 32,33 32 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE CadbbadDBcAcbCacDBCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK DcCdb bDCaBDAadCBcCb

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ acbBcddBbcabaBdaADbC

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCAadDCdcADBCbBaDADB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL    BCbCaCBAd aDBbCda

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 2 3 40
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 10 9 50

Matematik 20 10 9 50

Çokgenler 1 1 0 100
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 2 0 100
Yüzdeler 2 1 1 50
Çember ve Daire 2 0 2 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 1 0 100
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 2 0 100
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER 20 14 6 70

Sosyal Bilgiler 20 14 6 70

10 6 4 60
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 3 1 75

YABANCI DİL 20 9 7 45

İngilizce 20 9 7 45

Zaman İçinde Bilim 3 0 1 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 0 50
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ONAY 57 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,807 246,250 5 15 15 15 2397

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 9 10 5,67 28 2,43 1,24 5,50

Fen 20 5 12 1,00 5 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 4 12 0,00 0 5,83 6,53 9,15

İngilizce 20 5 10 1,67 8 4,67 3,93 7,08

Toplam: 100 32 53 14,33 14 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE AcCdDBaBCddaCCdD bc 

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK d dCdCBdbAacCdaBADCd

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ ccDBdCbadaDc dcd Bb 

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLER DaacaCDbc  Ccbcba d
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL  aAbca aD Bdda BdD a

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 1 2 20

MATEMATİK 20 9 10 45

Matematik 20 9 10 45

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 0 50
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Yüzdeler 2 2 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 1 0 100
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çember ve Daire 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 1 1 50
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 5 12 25

Fen 20 5 12 25

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 0 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 0 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 4 12 20

Sosyal Bilgiler 20 4 12 20

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 2 25
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

10 1 6 10

YABANCI DİL 20 5 10 25

İngilizce 20 5 10 25

10 2 5 20
Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 0 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL KARDAŞ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
148,760 246,250 6 23 23 23 2780

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 4 9 1,00 5 2,43 1,24 5,50

Fen 20 3 14 -1,67 -8 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 10 10 6,67 33 5,83 6,53 9,15

İngilizce 20 9 7 6,67 33 4,67 3,93 7,08

Toplam: 100 34 50 17,33 17 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE cb CDdDaCACaCb aaaBd

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK B A bbc bca C aa Dd 

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ dbDaBab ddadadaa Bd 

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERAcBCbaCbbDBcdbCdDCaB
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL aBAc aBD  cCdB aCaBC

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 0 0
Parçada Anlam 5 1 4 20

MATEMATİK 20 4 9 20

Matematik 20 4 9 20

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 0 50
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 0 1 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 0 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 3 14 15

Fen 20 3 14 15

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 1 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 0 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 10 10 50

Sosyal Bilgiler 20 10 10 50

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 3 1 75
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

10 5 5 50

YABANCI DİL 20 9 7 45

İngilizce 20 9 7 45

10 4 3 40
Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 0 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 1 0 100
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MESUT KARDAŞ 122 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,267 246,250 2 9 9 9 1843

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 10 10 6,67 33 2,43 1,24 5,50

Fen 20 6 14 1,33 7 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 13 7 10,67 53 5,83 6,53 9,15

İngilizce 20 10 10 6,67 33 4,67 3,93 7,08

Toplam: 100 49 51 32,00 32 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE daCCbDdaBBAbaCaBDBdb

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK adCCbcADCadDACdCdcCb

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ ccaBDccBbAdcbcdabDCd

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCACdDCBBAbBbcBdcbDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL BdABCaCaCaAbcbDBabcC

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 10 10 50

Matematik 20 10 10 50

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 2 0 100
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 2 0 100
Yüzdeler 2 2 0 100
Çember ve Daire 2 0 2 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 13 7 65

Sosyal Bilgiler 20 13 7 65

10 9 1 90
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 3 25

YABANCI DİL 20 10 10 50

İngilizce 20 10 10 50

Zaman İçinde Bilim 3 2 1 67
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRAÇ  KARDAŞ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
98,027 246,250 9 41 41 41 3214

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 15 -2,00 -10 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 2,43 1,24 5,50

Fen 20 4 7 1,67 8 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 7 8 4,33 22 5,83 6,53 9,15

İngilizce 20 8 12 4,00 20 4,67 3,93 7,08

Toplam: 100 24 56 5,33 5 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE dadbbaBca ccaaaBc Cd

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK aaCdaccDdad bbba   b

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ ccDa  BBAdc  c   a  

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCACbDCBdcc  cadb   
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL BaABCcCdCdAcAabacdab

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 3 15 15

Türkçe 20 3 15 15

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 1 3 20
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 2 14 10

Matematik 20 2 14 10

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 0 50
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 0 2 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 0 0
Veri Analizi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 7 20

Fen 20 4 7 20

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 0 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 1 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER 20 7 8 35

Sosyal Bilgiler 20 7 8 35

10 7 2 70
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 0 2 0
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 0 2 0

YABANCI DİL 20 8 12 40

İngilizce 20 8 12 40

Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 2 8 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YEKTA BOZ 6 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
131,877 246,250 8 32 32 32 2961

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,43 1,24 5,50

Fen 20 4 15 -1,00 -5 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 6 12 2,00 10 5,83 6,53 9,15

Toplam: 100 24 52 6,67 7 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE cbaCDBDdCAdaaacbB ac

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK dDAadCBcCbaBddacccCa

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ  bbccadaCbDaDacadccA

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERbcBdcaCDbDB bbd cdBc
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 1 3 20

MATEMATİK 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 1 50
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 1 1 50
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 1 0 100
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çember ve Daire 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 15 20

Fen 20 4 15 20

Uzay Araştırmaları 1 0 0 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50

SOSYAL BİLGİLER 20 6 12 30

Sosyal Bilgiler 20 6 12 30

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 3 25
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 3 1 75

10 2 6 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM KARAA 266 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,360 246,250 4 11 11 11 2222

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,43 1,24 5,50

Fen 20 8 12 4,00 20 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 8 12 4,00 20 5,83 6,53 9,15

İngilizce 20 12 8 9,33 47 4,67 3,93 7,08

Toplam: 100 44 56 25,33 25 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE AcbCcdDBCAdabbADBaBB

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK caAbdacdaADBdbcccadC

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ dADcddccCdDdcccBBBcA

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERAbBCbaCbdbBDbcddDaBc
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL CaAAdCaccdBbBcABCDBC

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 1 0 100
Parçada Anlam 5 4 1 80

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 0 2 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çember ve Daire 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 2 0 100
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50

SOSYAL BİLGİLER 20 8 12 40

Sosyal Bilgiler 20 8 12 40

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 3 1 75
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 3 25

10 4 6 40

YABANCI DİL 20 12 8 60

İngilizce 20 12 8 60

10 4 6 40
Zaman İçinde Bilim 3 2 1 67
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 2 0 100
Türk Tarihinde Yolculuk 1 1 0 100
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BARÜT 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
64,140 246,250 10 45 45 45 3332

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 10 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 4,43 4,37 8,21

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 2,43 1,24 5,50

Fen 20 3 16 -2,33 -12 0,90 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 6 14 1,33 7 5,83 6,53 9,15

İngilizce 20 6 14 1,33 7 4,67 3,93 7,08

Toplam: 100 21 76 -4,33 -4 17,80 17,82 34,72

TÜRKÇE bBbCdDdbcacababacabd

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK DdaCbab bbc cdbdaddA

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ Daa bacBddcAccaadbbd

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERcbbddDCcBbbdCbBbDbcc
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL cBcaabbdaBbAAbaBcdBa

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 1 0 100
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 1 4 20
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 3 15 15

Matematik 20 3 15 15

Çokgenler 1 1 0 100
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 1 1 50
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 0 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 1 1 50
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 3 16 15

Fen 20 3 16 15

Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 6 14 30

Sosyal Bilgiler 20 6 14 30

10 3 7 30
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 3 25
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 3 25

YABANCI DİL 20 6 14 30

İngilizce 20 6 14 30

Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 0 2 0
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 5 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KARDŞ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,933 246,250 3 17 17 17 2457

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 0,64 1,24 5,50

Fen 20 10 10 6,67 33 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 13 7 10,67 53 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 9 9 6,00 30 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 43 55 24,67 25 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE dadadbdcBBADadcBDdCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK aBdbacbadCabAdbdddbd

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ cdcdcBBBdAaADBBddDCa

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDCACdDCBBAbBdbaCbbDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL dabcCDCdCBAAAacdD d 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 2 3 40
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 1 1 50
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 2 0 100
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 13 7 65

Sosyal Bilgiler 20 13 7 65

10 9 1 90
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 9 9 45

İngilizce 20 9 9 45

Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 2 0 100
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 5 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BOZ 4 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,160 246,250 2 12 12 12 2240

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 8 9 5,00 25 0,64 1,24 5,50

Fen 20 6 10 2,67 13 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 6 10 2,67 13 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 9 5 7,33 37 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 37 46 21,67 22 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE cabbccDBCACabbcDdDBc

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK B ACdCcd Aa CCbcbDad

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ Bca B AbCd dbBc ccdA

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERAbBdcaCcc  Dac cDCa 
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL C AAb  a  adBBABCD b

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60

MATEMATİK 20 8 9 40

Matematik 20 8 9 40

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 0 50
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 1 1 50
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çember ve Daire 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 1 1 50
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

Uzay Araştırmaları 1 1 0 100
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 0 0 0
Mayoz 2 1 0 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50

SOSYAL BİLGİLER 20 6 10 30

Sosyal Bilgiler 20 6 10 30

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 2 25

10 3 4 30

YABANCI DİL 20 9 5 45

İngilizce 20 9 5 45

10 3 2 30
Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 2 0 100
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARDAŞ 163 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,247 246,250 1 7 7 7 1829

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 6 8 3,33 17 0,64 1,24 5,50

Fen 20 6 8 3,33 17 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 17 2 16,33 82 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 4 4 2,67 13 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 44 29 34,33 34 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE AcbCDBDBCAaaC bbdDB 

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK B A dCBd Aa db cc Cd

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ d D a ADCdb ccD dBb 

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERADBCcBCDADBDCACADdB 
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL aBAA   a     a Bb   

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 1 0 100
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 0 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 2 2 40

MATEMATİK 20 6 8 30

Matematik 20 6 8 30

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 0 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 1 0 50
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 1 0 100
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çember ve Daire 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 0 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 0 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 8 30

Fen 20 6 8 30

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 0 50
Hücre 1 0 0 0
Mayoz 2 0 1 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 2 0 100
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 17 2 85

Sosyal Bilgiler 20 17 2 85

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 4 0 100
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 4 0 100

10 8 1 80

YABANCI DİL 20 4 4 20

İngilizce 20 4 4 20

10 3 2 30
Zaman İçinde Bilim 3 0 0 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 0 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AKDEMİR 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
145,053 246,250 7 25 25 25 2826

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 3 7 0,67 3 0,64 1,24 5,50

Fen 20 5 13 0,67 3 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 9 11 5,33 27 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 5 12 1,00 5 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 30 53 12,33 12 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE dB abDBaBadDbd BcaCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK  dC cc Dd B cd d    

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ DdbabaaBd c ccBdAbCd

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERabbCdcCBcADBdbddDbDB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL da BCDbaaaA bbcdD cb

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Deyimler 1 0 0 0
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Çokgenler 1 0 0 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 0 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 0 50
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 0 0 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 0 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 0 0
Veri Analizi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25

Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 9 11 45

Sosyal Bilgiler 20 9 11 45

10 4 6 40
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 3 1 75
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 5 12 25

İngilizce 20 5 12 25

Zaman İçinde Bilim 3 0 3 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 0 50
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 2 6 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDAOONAY 194 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
124,577 246,250 9 33 33 33 3029

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 0,64 1,24 5,50

Fen 20 5 13 0,67 3 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 7 10 3,67 18 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 4 13 -0,33 -2 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 27 60 7,00 7 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE Ca aADacB ADadaa daA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK aBCaDabaddB da badad

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ ca aaB BbAcAaaBabada

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDC abcCcB DaaAadDd a
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL aaAabDddCaAb aa aac 

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 10 35

Türkçe 20 7 10 35

Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 1 0 100
Parçada Anlam 5 2 2 40
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 0 2 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 1 0 100
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 1 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 0 2 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 0 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 0 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 0 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 7 10 35

Sosyal Bilgiler 20 7 10 35

10 4 5 40
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 2 25
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 2 25

YABANCI DİL 20 4 13 20

İngilizce 20 4 13 20

Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 1 7 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAFET KARDAŞ 212 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,033 246,250 5 20 20 20 2539

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 6 2 5,33 27 0,64 1,24 5,50

Fen 20 6 5 4,33 22 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 3 5 1,33 7 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 2 0 2,00 10 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 21 24 13,00 13 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE aaCadDaaa dDbba  cC 

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK  BC  aADC   A  d    

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ DdaBD aBb  A   aA   

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERcaAC cC a        b  
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL B         A         

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 4 12 20

Türkçe 20 4 12 20

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 1 3 20
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 0 0
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Söz Sanatları 1 0 0 0

MATEMATİK 20 6 2 30

Matematik 20 6 2 30

Çokgenler 1 0 0 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 1 0 50
Daire Grafiği 1 0 0 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 0 50
Yüzdeler 2 1 0 50
Çember ve Daire 2 0 0 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 0 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 0 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 0 0
Veri Analizi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 6 5 30

Fen 20 6 5 30

Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0
Uzay Araştırmaları 1 0 0 0
Gök Cisimleri 2 1 0 50
Hücre 1 0 0 0
Mayoz 2 0 1 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 0 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER 20 3 5 15

Sosyal Bilgiler 20 3 5 15

10 3 4 30
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 0 0 0
Ülkemizde Nüfus 2 0 0 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 0 1 0

YABANCI DİL 20 2 0 10

İngilizce 20 2 0 10

Zaman İçinde Bilim 3 1 0 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 0 0 0
Yaşayan Demokrasi 1 0 0 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 0 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 0 0

10 1 0 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM KOZİK 228 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,407 246,250 4 19 19 19 2495

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 4 10 0,67 3 0,64 1,24 5,50

Fen 20 4 12 0,00 0 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 11 7 8,67 43 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 9 9 6,00 30 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 38 46 22,67 23 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE ADdC cDBCAdaC bbacBB

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK B A  a dd aBd accDda

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ dcDBda cddccbB  aBb 

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERdbBdbBCDbDBD ACdcCB 
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL CaA b cDbdcbBaABCDBb

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Deyimler 1 0 0 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 0 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 2 3 40

MATEMATİK 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 0 50
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 0 1 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 0 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 0 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 1 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 12 20

Fen 20 4 12 20

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 1 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 11 7 55

Sosyal Bilgiler 20 11 7 55

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 3 25
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 3 1 75

10 6 2 60

YABANCI DİL 20 9 9 45

İngilizce 20 9 9 45

10 3 5 30
Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 2 0 100
Türk Tarihinde Yolculuk 1 1 0 100
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR YAĞİZ 229 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
108,853 246,250 11 36 36 36 3145

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,64 1,24 5,50

Fen 20 7 13 2,67 13 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 7 12 3,00 15 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 2 4 0,67 3 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 24 61 3,67 4 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE baCaAaacBddcdaaccda*

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK addbDcAadadaAaAdadCb

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ DBbcbccabbcbDccdADCC

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERbabdbDbB baaCAabcADB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL adcdC          B    

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 1 0 100
Parçada Anlam 5 1 4 20
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 1 1 50
Daire Grafiği 1 1 0 100
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Yüzdeler 2 0 2 0
Çember ve Daire 2 0 2 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 1 0 100
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 2 0 100
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER 20 7 12 35

Sosyal Bilgiler 20 7 12 35

10 3 6 30
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 3 25
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 2 4 10

İngilizce 20 2 4 10

Zaman İçinde Bilim 3 0 2 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 0 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 0 0

10 1 0 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERH*  KARDAŞ 232 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
107,680 246,250 13 38 38 38 3153

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,64 1,24 5,50

Fen 20 5 15 0,00 0 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 5 15 0,00 0 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 2 2 1,33 7 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 23 61 2,67 3 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE dBaabacDBBAaCbcabdbA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK cddbacbDdacbdCAdacdA

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ DcDBcdaBccdccBcadcba

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERcdbCdaCaBbbddcdCDbac
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL Ba  Ca              

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 3 2 60
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 1 50
Yüzdeler 2 1 1 50
Çember ve Daire 2 1 1 50
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayı Problemleri 1 1 0 100
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 5 15 25

Sosyal Bilgiler 20 5 15 25

10 3 7 30
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 0 4 0
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 2 2 10

İngilizce 20 2 2 10

Zaman İçinde Bilim 3 1 1 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 0 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 0 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 0 0

10 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVAL AK 246 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
121,893 246,250 10 34 34 34 3051

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,64 1,24 5,50

Fen 20 7 13 2,67 13 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 7 11 3,33 17 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 4 12 0,00 0 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 28 66 6,00 6 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE ccbCacbdCAaabbbDcDaa

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK dbACbdcdbAaddaaccDCa

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ ddDcdddbCdDdDcDaBBbd

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERADaddaCcbDB  dbbaCBc
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL aaAbdbdc  B dddBaD a

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Söz Sanatları 1 1 0 100
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 2 3 40

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 1 50
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 2 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çember ve Daire 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 1 1 50
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 1 0 100
Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0

SOSYAL BİLGİLER 20 7 11 35

Sosyal Bilgiler 20 7 11 35

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

10 3 5 30

YABANCI DİL 20 4 12 20

İngilizce 20 4 12 20

10 1 7 10
Zaman İçinde Bilim 3 1 1 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 1 1 50
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YEZDA TÜREYEN 269 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
132,877 246,250 8 30 30 30 2951

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 0,64 1,24 5,50

Fen 20 7 11 3,33 17 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 10 9 7,00 35 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 5 14 0,33 2 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 30 58 10,67 11 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE dabbAccb BdcdCaacdCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK  dC acc Cad Adcd d  

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ a bBc aBbccbbBBdADCd

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERDC CbDbcBAcBdAcaDcDd
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL adAdCa aCaAbdbbacbBd

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 1 0 100
Parçada Anlam 5 1 3 20
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 3 10 15

Matematik 20 3 10 15

Çokgenler 1 0 0 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 1 0 100
Doğrular ve Açılar 2 0 1 0
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 0 0
Yüzdeler 2 1 1 50
Çember ve Daire 2 0 1 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 0 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 2 0 100
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 10 9 50

Sosyal Bilgiler 20 10 9 50

10 5 4 50
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 2 2 50

YABANCI DİL 20 5 14 25

İngilizce 20 5 14 25

Zaman İçinde Bilim 3 0 3 0
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 1 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100

10 2 8 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ATEŞ 272 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
148,467 246,250 6 24 24 24 2785

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 6 14 1,33 7 0,64 1,24 5,50

Fen 20 5 15 0,00 0 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 10 10 6,67 33 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 7 13 2,67 13 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 36 64 14,67 15 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE bdCabcdaaBcDCbacDBCA

Cevap Anh. B CBCCADBDBBADCCDBDBCA

MATEMATİK aBdCaccadaBbACdacBad

Cevap Anh. B DBCCDBADCCBDACACBBCA

FEN BİLİMLERİ cdcBadBBbAcdcBdacbdb

Cevap Anh. B DBDBDBBBAABADBBCADCC

SOSYAL BİLGİLERbdACADCBdbDaCbdac*DB
Cevap Anh. B DCACADCBBADBCABCDADB

YABANCI DİL dBAcCDbd*dAbcdacDaBa

Cevap Anh. B BBABCDCBCBAAACDBDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 1 4 20
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

MATEMATİK 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 1 0 100
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 1 1 50
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Yüzdeler 2 1 1 50
Çember ve Daire 2 0 2 0
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 1 1 50
Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 2 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER 20 10 10 50

Sosyal Bilgiler 20 10 10 50

10 7 3 70
İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 3 25

YABANCI DİL 20 7 13 35

İngilizce 20 7 13 35

Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 1 0

10 3 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BUDAK 273 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
108,587 246,250 12 37 37 37 3147

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,64 1,24 5,50

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 6 14 1,33 7 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 5 15 0,00 0 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 27 73 2,67 3 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE dbCaaaDBbdCaCbcbaDaB

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK cbACcbBdabcadCbdcDbb

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ ccadcadDbacdaBDacBdd

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERAbddcBCbcaBbdbCdDbad
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL bdAcdacbadBdacAdbDaC

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yaz ım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 2 3 40

MATEMATİK 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 1 1 50
Sayı Örüntüleri 1 1 0 100
Yüzdeler 2 1 1 50
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 1 0 100
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çember ve Daire 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 1 1 50
Daire Grafiği 1 0 1 0
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 0 1 0
Mayoz 2 0 2 0
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 1 1 50
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 1 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 0 1 0
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 1 0 100
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0

SOSYAL BİLGİLER 20 6 14 30

Sosyal Bilgiler 20 6 14 30

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 1 3 25
Ülkemizde Nüfus 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 4 1 3 25

10 3 7 30

YABANCI DİL 20 5 15 25

İngilizce 20 5 15 25

10 1 9 10
Zaman İçinde Bilim 3 1 2 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 0 2 0
Yaşayan Demokrasi 1 1 0 100
Ülkeler Arası Köprüler 2 1 1 50
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 1 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF DBS-2 (2019-2020)

BİTLİS / GÜROYMAK / Değirmenköy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN BARUT 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
79,203 246,250 14 44 44 44 3290

Puanı Hesaplanan: 45 45 45 3349

Katılımlar: 14 45 45 45 3349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 17 -3,67 -18 2,55 4,37 8,21

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 0,64 1,24 5,50

Fen 20 5 11 1,33 7 1,93 1,84 6,10

Sosyal Bilgiler 20 5 14 0,33 2 5,02 6,53 9,15

İngilizce 20 6 10 2,67 13 2,31 3,93 7,08

Toplam: 100 21 68 -1,67 -2 12,45 17,82 34,72

TÜRKÇE dbbbaBDddbda adacccd

Cevap Anh. A ADCCDBDBCACBCCADBDBB

MATEMATİK BbdCbdcd bacddDcccdd

Cevap Anh. A BDACACBBCADBCCDBADCC

FEN BİLİMLERİ cbaBcCb   bc BcBBcdb

Cevap Anh. A BADBBCADCCDBDBDBBBAA

SOSYAL BİLGİLERbDBdbd bbcdbbbdAcCBd
Cevap Anh. A ADBCABCDADBDCACADCBB

YABANCI DİL daAbdCccD a BBdBda  

Cevap Anh. A CBAAACBDDCBCBBABCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 20 2 17 10

Türkçe 20 2 17 10

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Deyimler 1 0 1 0
ikilemeler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Söz Sanatları 1 0 1 0
Yaz ım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama işaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Fiiller 1 0 1 0
Ek Fiil 1 0 1 0
Parçada Anlam 5 0 5 0

MATEMATİK 20 3 16 15

Matematik 20 3 16 15

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarla İşlemler 2 0 2 0
Sayı Örüntüleri 1 0 1 0
Yüzdeler 2 1 1 50
Rasyonel Sayı Problemleri 1 0 1 0
Eşitlik ve Denklem 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgenin Alanı 1 0 1 0
Veri Analizi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çember ve Daire 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 1 0
Cebirsel İfadeler 1 0 1 0
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1 0 1 0
Doğrular ve Açılar 2 0 2 0
Daire Grafiği 1 1 0 100
Tablo ve Grafikler 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

Uzay Araştırmaları 1 0 1 0
Gök Cisimleri 2 0 2 0
Hücre 1 1 0 100
Mayoz 2 1 1 50
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkileri 2 0 1 0
Maddenin Tanecikli Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 0 0
Saf Maddeler 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Karışımların Ayrılması 1 0 0 0
Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1 1 0 100
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 0 1 0
Ampullerin Bağlanma Şekilleri 2 0 2 0

SOSYAL BİLGİLER 20 5 14 25

Sosyal Bilgiler 20 5 14 25

İletişim ve İnsan İlişkileri 4 2 2 50
Ülkemizde Nüfus 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 4 0 3 0

10 3 7 30

YABANCI DİL 20 6 10 30

İngilizce 20 6 10 30

10 3 6 30
Zaman İçinde Bilim 3 1 1 33
Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 2 0 100
Yaşayan Demokrasi 1 0 1 0
Ülkeler Arası Köprüler 2 0 2 0
Türk Tarihinde Yolculuk 1 0 0 0
İletişim ve İnsan İlişkileri 1 0 0 0
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